)

25
24 CO fig;f‘;“ Enc: Consulta de Pregos

Ben Hur Gabardo para: adroaldosch

luizbub

Prezados

Reiteramos consulta abaixo.

Ben Hur Gabardo
{41) 3028-4325

-—- Repassado por Ben Hur Gabardo/COPEL em 12/12/2018 08:20 -—

De: Ben Hur Gabardo/COPEL
Para; adroaldosch@hotmail.com
Cc: luizbub@eletrosul.gov.br
Data: 07/12/2018 16:44
Assunto: Enc: Consulta de Pregos

L. qre
12/1212018 08:21

Prezado Adroaldo

Solicitamos considerar as alteragbes abaixo para formulagdo de sua proposta

1) Alterar o item 4 da ET conforme segue:

"Deve-se ressaltar que:

4.1 — Para execugéo de servigos de conservagdo de 33 quildmetros de estradas e seus acessos, em

cada Ordem de Servigo {0.8.) serdo solicitados, no minimo, os seguintes servigos e quantidades:

- 10 km do item 2.1;
- 5km do item 2.3; {incluido)
- 1 mobilizagao tipo 1."

2) Alterar as quantidades da tabela abaixo:

!:ne Servigo Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 77.200 m
2 Drenagem 20.200 m
3 Rogada Mecanizada 30.000 m
4.a | Substituicdo de placas 10 placa
4.b { Conserto de placas 10 placa




5 Revestimento primario 1.990 m3

6 a | Mobilizagao tipo 1 5 0.S.
6 b | Mobilizagdo tipo 2 2 0.Ss.
6 c | Mobilizagao tipo 3 2 0S.
6d | Mobilizagéo tipo 4 1 0.8.

Motivo: A quantidade originalmente informada considerava um contrato com vigéncia de 24 meses,

porém conforme informado na consulta, estd sendo previsto 12 meses de vigéncia de contrato com

prorrogagao até 60 meses.
O prazo limite para apresentagio das propostas fica inalterado.

at.

Ben Hur Gabardo
{(41) 3028-4325

De: Ben Hur Gabardo/COPEL
Para: adroaldosch@hotmail.com
Data: 05/12/2018 15:07
Assunto: Consulia de Pregos

Prezado Adroaldo

O Consorcio Cruzeiro do Sul, solicita nova proposta para prestacio de servigo de manutencéo da
estrada de acesso a Usina de Maua, conforme especificacio técnica em anexo. Faz-se necessario
nova cotagdo em virtude da ampliagéo do seu escopo (consolidagdo dos lotes 1 e 2).

Prazo de Pagamento: 30 dias
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

A proposta devera ser preenchida, de acordo com o tabala abaixo:

': Servigo Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 152.200 m
2 Drenagem 40.200 m
3 Rocgada Mecanizada 60.000 m




4.a | Substituicao de placas 20 placa
4.b | Conserto de placas 20 placa
5 Revestimento primario 2.990 m3

6 a | MobilizacZo tipo 1 10 0.S.
6b | Mobilizagdo tipo 2 4 0.S.
6 ¢ | Mobilizagéo tipo 3 4 0.S.
6d | Mobilizagao tipo 4 1 0Q.8.

O valor global proposta é de R$

O prazo maximo para envio da proposta é 11/12/2018.
Ficamos a disposigdo para esclarecer eventuais dlvidas.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

[anexo "Especificagio Técnica.docx" removido por Ben Hur Gabardo/COPEL ]
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B :
LA %Eﬁ% Enc: Consulta de Pregos

Ben Hur Gabardo 5. agroroque 12/12/2018 08:20

L. et
,CC luizbub

Prezados

Reiteramos consulta abaixo.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

—-- Repassado por Ben Hur Gabardo/COPEL em 12/1 2/2018 08:19 =

De: Ben Hur Gabardo/COPEL
Para: agroroque@uol.com.br
Cc: juizbub@eletrosul.gov.br
Data: 07/12/2018 16:48
Assunto: Enc: Consulta de Pregos

Prezado Rogue
Solicitamos considerar as alteracdes abaixo para formulagao de sua proposta
1) Alterar o item 4 da ET conforme segue:

"Deve-se ressaltar gue:

4.1 — Para execugao de servi¢os de conservagao de 33 quilémetros de estradas e seus acessos, em

cada Ordem de Servigo (0.5 serdo solicitados, no minimo, 08 sequintes servigos € quantidades:

- 10 km do item 2.1;
. 5km do item 2.3; (incluido)

- 1 mobilizagao tipo 1."

2) Alterar as quantidades da tabela abaixo:

Ilt:: Servico Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 77.200 m
2 Drenagem 20.200 m

3 Rogada Mecanizada 30.000 m

4.a | Substituigéio de placas 10 placa
4b | Conserto de placas 10 placa



5 Revestimento primario 1.990 m3
6a Mobilizaggo tipo 1 z Q.s.
LB b Mobilizaggo tipo 2 2 0.8.
6¢ | Mobilizacso tipo 3 2 0.s.
6d | Mobilizagdo tipo 4 1 0.s.

Motivo: A quantidade originalmente informada considerava um contratg Ccom vigéncia de 24 meses,

porém conforme informado na consulta, esta sendo previsto 12 meses de vigéncia de contrato com
Prorrogacéo até 60 meses.

O prazo limite para apresentacao das Propostas fica inalterado. w

at.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

-—- Repassado por Ben Hur Gabardo/COPEL em 07/12/2018 16:46 .—-.

De: Ben Hur Gabardo/COPEL
Para; agrorogue@uol.com.br
Data; 05/12/2018 14:51
Assunto: Consuilta de Pregos

Prezado Roque

O Consdreio Cruzeiro do Sul, solicita nova Proposta para prestacao de servico de manutencio da L
estrada de acessg 3 Usina de Maua, conforme especificacdo técnica em anexo. Faz-se necessario
nova cotacdo em virtude da ampliacdo do sey €5C0po.

Prazo de Pagamento: 30 digs
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

A proposta devera ser Preenchida, de acordo com 0 tabala abaixo:

“r: Servigo Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 152.200 m
2 Drenagem 40.200 m
3 Rogada Mecanizada 60.000 m




4.a | Substituigdo de placas 20 placa
4.b | Conserto de placas 20 placa
5 Revestimento primario 2.990 m3

6 a | Mobilizagdo tipo 1 10 0.S8.
6 b | Mobilizagao tipo 2 4 0.8.
6 ¢ | Mobilizagao tipo 3 4 0.5.
6d | Mobilizagao tipo 4 1 0.S.

O valor global proposta & de R$

O prazo maximo para envio da proposta & 11/12/2018.
Ficamos a disposigao para esclarecer eventuais davidas.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

Especifica¢io Técnica.docx
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L

Servigo

Qtde maximajUn

contratual
1 Patrolamento 77.200,00 {m
2 Drenagem 20.200,00 |m
3 Rogada Mecanizada 30.000,00 [m
4.a Substituigdo de placas 10,00
4.b Conserto de placas 10,00
5 Revestimento primario (20 km) 1.990,00 |m3
6.a Mobilizacao tipo 1 5,00
6.b Mobilizagdo tipo 2 2,00
6.c Mobilizagdo tipo 3 2,00
6.d Mobilizagao tipo 4 1,00

{Custo Total

R$ 104.220,00

R$ 141.400,00

R$ 18.000,00

R$ 5.400,00

R$ 800,00

R$ 113.688,70

R$ 29.500,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 7.800,00

R$ 460.808,70

DEMAIS CONDIGOES

01) Prazo de inicio dos servigos: a ajustar entre as partes

02) Prazo de execugdo: a ajustar entre as partes.

03} Validade da proposta: 30 dias

ANTONIO MORO & ClA, LTDA.
ENG® RESP. TECNICQ: Edivaldo da Silva
CREA/PR: 26.465-D

PONTA GROSSA, 10/12/2018






Pigma 2 de 3

Sent: Friday, December 07, 2018 4:46 PM

To: moroecia@interponta.com.br

Ce: luizbub@eletrosul.gov.br
Subject: Conulta de Pregos

Prezado Edivaido da Silva

Solicitamos considerar as alteragdes abaixo para formutacio de sua proposta
1) Alterar o item 4 da ET conforme segue:

"Deve-se ressaltar que:

4.1 - Para execucéo de servicos de conservacéo de 33 quildmetros de estradas e seus acessos, em cada
Ordem de Servigo (0.8.) serdo solicitados, no minimo, os seguintes servicos e quantidades:

-10 km do item 2.1;
- 5km do item 2.3; (incluldo)
- 1 mobilizag&o tipo 1."

2) Alterar as quantidades da tabela abaixo:

liem Servigo Qtide. maxima Un Prego Maximo
Unitario
| 1 Patrolamento “ 77.200 | m " R$ |
| 2 Drenagem || 20.200 | m ” R$ J
3 Rogada 30.000 m R$
Mecanizada
4.a Substituicdo de 10 placal RS
placas
4.b Conserto de 10 placa R$
placas
5 Revestimento 1.990 m3 R$
primario
6 Mobilizag&o tipo 1 5 0.S. R$
a
6 Mobilizagéo tipo 2§ - 2 0.8. R$
b
6 Mobilizagao tipo 3 2 ” 0.S. R$
c
6 Mobilizagao tipo 4 1 ‘ 0.S. R$
d

Motivo: A quantidade originaimente informada considerava um contrato com vigéncia de 24 meses, porem
conforme informado na consulta, esta sendo previsto 12 meses de vigéncia de contrato com prorrogacgao até
60 meses.

O prazo limite para apresentagao das propostas fica inalterado.

at.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

wn-- Repassado por Ben Hur Gabarde/COPEL em 07/12/2018 16:44 --—

file-///C:/Users/c016865/AppData/Local/Temp/notes32C5CD/~web695 1 .htm 10/12/2018
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RES: Conulta de Pregos

Edivaldo Silva

para:

ben.hur

10/12/2018 16:38

Ocultar detalhes

De: "Edivaldo Silva" <edivaldo@antoniomoro.com.br>

Para: <ben.hur@copel.com>

2 Attachments

image001.png PROPOE?ZX.pdf
Boa Tarde.

Segue proposta revisada.
Qualquer duvida favor ligar.

Att.

Eug. Besp. Tecnieo: Edivalis da. St
Dnver 42~ 55405111

De: Moro e Cia [maiito:moroecia@interponta.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 16:52
Para: edivaldo@antoniomoro.com.br

Assunto; Fw: Conulta de Precos

From: ben.hur@copei.com

file:///C:/Users/c016865/AppData/Local/Temn/notes32CSCN ~weht9S1 him 1n/130n10
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Con)

De: Ben Hur Gabardo/COPEL s, & *

Para: moroecia@interpenta.com.br

Data: 05/12/2018 14:58

Assunto: [e’ \'ey
@(_‘\- ql‘;’.«:“b
R AL

Prezado Edivaldo da Silva

O Consércio Cruzeiro do Sul, solicita nova proposta para prestagéo de servigo de manutencio da estrada de
acesso 4 Usina de Maua, conforme especificagio técnica em anexo. Faz-se necessario nova cotagdo em
virtude da ampliagio do seu escopo (consolidacéo dos lotes 1e2).

Prazo de Pagamento: 30 dias
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

A proposta deveréa ser preenchida, de acordo com o tabala abaixo:

Item Servigo Qtde. maxima Un Prego Maximo
Unitario
| i " Patrolamento Jr 152.200 “ m " R$ |
[ 2 | Drenagem |r 40.200 J m H R$ l
3 Rogada £0.000 m R$
Mecanizada
4.a Substituicao de 20 placa R$
placas
4b Conserto de 20 placa R$
placas
5 Revestimento 2.990 m3 R$
primario
6 Mobilizagéo tipo 1 10 0.5. R$
a
6 Mobilizagao tipo 2 4 0.s. RS
b
6 Mobitizagéo tipo 3 4 0.S. R$
c
6 Maobilizagao tipo 4 1 0.S. R$
d

QO valor global proposta € de R$

O prazo maximo para envio da proposta & 11/12/2018.

Ficamos a disposicao para esclarecer eventuais duvidas.

Ben Hur Gabardo
{41) 3028-4325

(See attached file: Especificagdo Técnica.docx)

Esta mensagem ¢ seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nio
sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de contetdo ou remetente duvidoso.

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que néo
sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de contetido ou remetente duvidoso.

file:///C:/Users/c016865/AppData/Local/Temp/notes3 2C5CD/~web6951 . htm 10/12/2018
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Enc: consulta de pregos - e

Ben Hur Gabardo  ,o; ESC_PLANETA 12/12/2018 08:19

Prezados

Reiteramos consulta abaixo.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

----- Repassado por Ben Hur Gabardo/COPEL em 12/12/2018 08:19 —--

De: Ben Hur Gabardo/COPEL

Para: ESC_PLANETA@GLOBO.COM
Cc: luizbub @eletrosul.gov.br

Data: 07/12/2018 16:50

Assunto: Enc: consulta de pregos

Prezado Matheus
Solicitamos considerar as alteragbes abaixo para formulagdo de sua proposta
1) Alterar o item 4 da ET conforme segue:

"Deve-se ressaltar que:

4.1 — Para execugdo de servigos de conservacgdo de 33 quildbmetros de estradas e seus acessos, em

cada Ordem de Servigo (0.S.) serao solicitados, no minimo, os seguintes servigos e quantidades:

- 10 km do item 2.1;
- 5km do item 2.3; (incluido)

- 1 mobilizagao tipo 1."

2) Alterar as quantidades da tabela abaixo:

‘:: Servigo Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 77.200 m
2 Drenagem 20.200 m
3 Rogada Mecanizada 30.000 m
4.a | Substituigao de placas 10 placa
4b | Conserto de placas 10 placa




5 Revestimento primario 1.990 m3

6a | Mobilizagzo tipo 1 5 0.s.
6b | Mobilizagéo tipo 2 2 0.s.
6¢ | Mobilizaggo tipo 3 2 0.s.
6d | Mobilizaggio tipo 4 1 Q.8.

Motivo: A quantidade originalmente informada considerava um contrato com vigéncia de 24 meses,
porém conforme informado na consulta, esta sendo previsto 12 meses de vigéncia de contrato com
prorrogacao até 60 meses.

O prazo iimite para apresentacdo das propostas fica inalterado.

at,

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

-—- Repassado por Ben Hur Gabardo/COPEL em 07/12/2018 16:48 -—

De: Ben Hur Gabardo/COPEL

Para: ESC_PLANETA@GLOBO.COM
Data: 05/12/2018 15:40

Assunto: consulta de precos

Prezado Matheus

O Consorcio Cruzeiro do Sul, solicita nova Proposta para prestacao de servico de manutengdo da
estrada de acesso a Usina de Maud, conforme especificagdo técnica em anexo. Faz-se necessario
nova cotacdo em virtude da ampliagio do seu escopo (consolidagéo dos lotes 1 e 2).

Prazo de Pagamento: 30 dias
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

A proposta devera ser preenchida, de acordo com o tabala abaixo:

’rt“e Servigo Qtde. maxima Un
1 Patrolamento 152.200 m
2 Drenagem 40.200 m

3 Rocada Mecanizada 60.000 m




4.a | Substituigdo de placas 20 placa
4.5 | Conserto de placas 20 ptaca
5 Revestimento primario 2.990 m3

6 a | Mobilizago tipo 1 10 0.S8.
6b | Mobilizagéo tipo 2 4 0.S.
6 ¢ | Mobilizagdo tipo 3 4 0.S.
6d | Mobilizagdo tipo 4 1 0.8.

O valor global proposta é de R$

O prazo maXximo para envio da proposta & 11/12/2018.
Ficamos a disposi¢ao para esclarecer eventuais dividas.

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

Especificagdo écnica.docx
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Re: Consulta de Pregos

7uli Construtora de Obras

para:

ben hur@copel.com

12/12/2018 13:50

Ocultar detalhes

De: Zuli Construtora de Obras <zuli.construt0ra@yahoo.com.b1'>

Para: "ben.hur@copel.com” <ben.hur@copel.com>

N Responda a Zuli Construtora de Obras <zu1i.construtora@yahoo.com.br>
1 Attachment
poEz
=
Proposta.pdf

Boa tarde, Sr. Ben Hur

Conforme solicitagao, segue proposta.

Att,
~~—, Maria C. Sliva
.7 Aux. Administrativo
7uli Construtora de Obras
Endereco Comercial: Rua Alcides Valentino Zanela, 72 - Rondinha - Campo Largo/PR
E-mail: 7uli.construtora@yahoo.com
Fone: 41 3555-1505

De: "pen. hur@copel.com” <pen.hur@copel.com>

para: Zuli Construtora de Obras <zuli.construtora@yahoo.com.br>
Cc: Iuizbub@e|etrosul.gov.br

Enviadas: Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 8:18

Assunto: Consulta de Precos

Bom dia Maria
O Consorcio Cruzeiro do Sul, soficita o envio de proposta para prestag&o de servico de manutengdo da

estrada de acesso a Usina de Maug, conforme especificacao técnica em anexo. Faz-se necessario nova
cotacdo em virtude da ampliagao do seu escopo. .

1 i E Tearc /D1 6R65/AppData/Local/T emp/notes32CSCD/~web05 54 htm 12/12/2018
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'"'“@?Prazo de Pagamento: 30 dias
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

A proposta devers ser Preenchida, de acordo com 0 tabala abaixo:

I -
I 22

B Jorensgem 20200 nJr
T TR T ——
I Y N T
6bl ”2 ’

J

Mobilizaczo tipo 2

Mobilizaczo tipo 3
f6 d_||Mobilizacao tipo 4

i

O valor global proposta é de RS
—_—

O prazo méximo para envio da broposta & 13/12/2018.

Ficamos a disposicao para esclarecer eventuajs dividas,

Ben Hur Gabardo
(41) 3028-4325

(See attached file: Especificaggo Técnica v1 .docx)
R, : -
Esta mensagem e Seus anexos foram verificados por software anti-virys Recomenda-se

que nao sejam aberios e/ou executados anexos de mensagens de conteldo OU remetente -
duvidoso.

WVWMWMWWW“WWWWWMWWWMM

file:///C:/Users/c01 6865/AppData/Local/T, emp/notes32C5CH/mwehn <54 1.
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DRGAMENTO
QTDE MAKIHA TOTAL
Mem .. SERVIGO o CONTRATUAL UNIDADE | VALORUNITARIO _

2.4 PATROLAMENTO _ 1200 0 ) 145 RS 114.540.00
V¥ . |DRENAGEM _ ) 90900 m R3 285 ”§ 5353000
2.3 ROGADA MECANIZADA 30.000 m RS 0291 RS _ 470000
2ha _ _ |SUBSTITUCAD DE PLACAS ] 10 | PLACA ] 4500 | RS 45000
240 CONSERTO DE PLACAS _ 1) PacA  LRS 800 | R§ 380,00
25 _ REVESTIENTO PRIMARIO _ _ 100 ik R3 ___BAOLRS 2TB0
298 MOBILIZAGAO TIPO 1 5 . o8, RS 280000 | RS 16,000,00
290122 MOBILIZAGAD TIPO 2 2 08 R$ 380000 | RS 75000
29028  HOSREAGADTIRG _ 2 Q8. RS 840000 | RS 12.800,0¢
29026 MOBILZACAQ TIPGY _ 1 _08. | R 380000 RS 3800006

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA TOTAL| RS 230936,00

PRAZD DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPGSTA: 3 DIAS
BRAZO DE VIGENGIA DO CONTRATO: 12 MESES

rﬁ?.ZS 0,975 / 000 1» 663 CAMPO LARGO, 12 0E NOVEMBRO DE 2018
i COHS?RUTGRA DEOBRAS LTDA.

RUA ALCIDES VALENTING ZANELLA Ne 72
RONM

ﬂa'&.&?'alz_m?gagf.}w.[&/%

= 0L CONSTRUTORA DE OBRASLTOA.

11t Orsangaio






Para:..  ben.hur@copel.com

Ce.....
. Cceo:
Assunto Proposta
De: MARACAJU ENG <maracaju.engenharia@gmail.com> - Segunda-feira

10/12/2018 14:49
1 anexo

crgamento consorcio.pdf

Prezados
Segue orgamento solicitado

Luciano Rui

Avenida da Repiiblica, n® 4370 - Conjunto 24- Andar 2 - Parolin
CEP 80.220-430 - Curitiba - PR - maracaju.engenharia@ gmail.com
(42) 99926-7013

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que
nao sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de contetido ou remetente duvidoso.
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ENGENHARIA

Curitiba, 10 de dezembro de 2018

Ao

Consoércio Cruzeiro do Sul

Rua Comendador Araujo, 143
CEP 80420-000 - Curitiba - PR

Prezados Senhores

Conforme sdlicitacéo, segue orgamento;

- Item Servigo Qtde maxima | Un Custo
| contratual Unitario
_ Proposto
1 Patrolamento 77.200 m 1,86
2 Drenagem N 20.200 m 2,20
3 Rogada ! 30.000 m 1,20
Mecanizada
4.3 Substituicde  de 10 placa | 916,00
_ placas _ _
4.b Conserto de 10 placa 164,00
placas -
5 Revestimento 1.890 m* 136,00
primario _ _
6a Mobilizagao tipo 1 5 Q.8. 3.824,00
6D Mobilizagao tipo 2 2 1 O3S 3.286,00
6C Mabilizagao tipo 3 2 0.8 3.296,00
16d Mobilizacao tipo 4 1 0.S. 12.208,00

VALOR TOTAL: R$ 550.48400 (quinhentos e cinquenta mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais)

7
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Avenida da Republica, 4370 - 29 andar - Conjunto 24 - ?amhn Curitiba ~ PR~ CEP: 80220-430
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* ben.hur@copel.com
07/11/2018 10:06
Ocultar detalhes
De: xivoltas xiv <xivoltas(@hotmail.com>

Para: "ben hur@copel.com" <ben hur@copel.com>

1 Attachment

Outlook-1481027960.png

Bom dia,

Agradecemos o contato, mais nesse momento nao participaremaos processo.
Atte;

-'\/N Quatorze Voltas
(41)99655-1414

E&g}@ sl
Fervapiefcnen

De: ben.hur@copet.com <ben.hur@copel.com>
Enviado: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 09:28
Assunto:

Prezados

Reiterando mensagem anterior encaminhada pelo Valmir no més de outubro, pedimos o favor de revalidar as
propostas, tendo em vista o prazo decorrido desde o primeiro envio.

O CECS pretende reiniciar o processo de contratagao.
Segurem abaixo as especificagbes técnicas dos lotes1e2.

Caso nao haja interesse, pedimos retornar este e-mail manifestando seu desinteresse.

file:///C:/Users/c016865/AppData/Local/Temp/notes3 2C5CD/~web2819 . htm 13/12/2018
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Fls.,Q.ii-—-
e Myito obrigado

Y,
QCTY;_O.'"@

Ben Hur Gabardo
ben.hur@copel.com

(See attached file: ESPECIFICACAO TECNICA DE MANUTENCAO DE ESTRADAS LOTE
01.docx)(See attached file: ESPECIFICACAO TECNICA PR OJETO BASICO LOTE (2.docx)

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nio
sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de contetido ou remetente duvidoso.

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus, Recomenda-se que nio
sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de contetido ou remetente duvidoso,

file:///C:/Users/c016865/AppData/Local/ Temn/notasi IO SOy o aain 016 1.,



